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§ 14 - Anmälan om jäv 
Ingen ledamot anmäler jäv.
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§ 15 - Ansökan om strandskyddsdispens för ny pir 
och båtbrygga, Råda 1:6 
Kommunledningsutskottet ansöker om strandskyddsdispens för ny pir och
båtbrygga på fastigheten Råda 1:6. Båtbryggan kommer att få en area på 19,2 m².
En landgång på 6 m² kommer läggas mellan piren och båtbryggan. Piren består av
grusmaterial ca 28 m ut från strandlinjen. Strandskyddet i området är 100 meter.
Miljö- och byggkontoret, Maja Hallberg, inspekterade platsen 2023-03-03.

Plan- och fastighetsförhållanden:
Området omfattas av Hagfors kommuns LIS-plan antagen 2014-05-09.

Bedömning:
Fastigheten ligger vid Rådasjöns västra sida invid Råda rastplats. Området är en
del av ett större rekreationsområde. Från parkeringen vid rastplatsen går en anlagd
gångväg ner till sjön. Regnet har skurit bort delar av gångvägen och sökanden har
för avsikt att åtgärda vägen så att besökare kan ta sig ner till vattnet. Syftet med
projektet att anlägga en båtbrygga vid Råda rastplats är att göra platsen mer
tillgänglig även för den båtburna allmänheten. Området närmast bryggan behöver
byggas upp något för att få en tillgänglig gångväg till och från båtbryggan. Det
har funnits en brygga på samma plats tidigare.
Miljö- och byggnadsnämnden bedömer att anläggningen som för sin funktion
måste ligga vid vattnet inte motverkar strandskyddets syften. Platsen omfattas av
kommunens LIS-plan för friluftsliv och anläggningen bedöms främja syftet och
tillgängliggöra området även från vattnet.
Anläggningens påverkan på växt- och djurliv bedöms vara försumbar.
Den sökta åtgärden motverkar inte strandskyddets syften.

Handlingar i ärendet
Ansökan 2023-02-14.
Situationsplan 2023-02-14.
Ritningar och beskrivningar av båtbryggan 2023-02-14.
Fotografier 2023-03-03.
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2023-03-08.

Beslut
Med stöd av miljöbalken (SFS 1998:808) kapitel 7, § 18c punkt 3 beviljas
strandskyddsdispens för sökt åtgärd.

Avgift för prövningen av dispensärendet är 4 400 kronor i enlighet med
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kommunfullmäktiges taxa 2015-10-26, § 79. Faktura skickas separat.

Giltighetstid:
Enligt lag upphör detta beslut att gälla om åtgärden inte har påbörjats inom två år
eller inte har avslutats inom fem år från dagen då beslutet vann laga kraft (7 kap.
18 h § miljöbalken).

Beslutet kan överklagas.

Information:
Länsstyrelsen i Värmland kan överpröva beslutet om strandskyddsdispens. Tiden
för överprövning – tre veckor – räknas från den dag dispensbeslutet kommit in till
länsstyrelsen i Värmland.

Bygglov eller marklov kan krävas. Arbete i vatten kan också kräva anmälan till
länsstyrelsen alternativt tillstånd för vattenverksamhet. Kontakta därför
länsstyrelsen om du ska utföra åtgärder i vattenområden.

För att utföra ett planerat arbete som beviljats strandskyddsdispens ska
man ha mark- och vattenägarens tillstånd. Prövningen av
strandskyddsdispens görs endast mot allmänna intressen i
strandskyddsbestämmelserna. Sökanden och/eller fastighetsägaren
uppmanas att själv informera grannar m.fl. som kan beröras av åtgärden.

Bifogas:
Hur man överklagar
Handlingar i ärendet

Beslutet skickas till:
Kommunledningsutskottet, Hagfors kommun, 683 80 Hagfors
Länsstyrelsen i Värmland, 651 86 Karlstad
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Dnr MB/2023:13

§ 16 - Ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus, Ås 1:17 
Sökanden har kommit in med en ansökan om bygglov för tillbyggnad av 
enbostadshus på fastigheten Ås 1:17.
 
Planförhållanden:
För området finns en gällande byggnadsplan från mitten av 1970-talet som 
medger friliggande bostäder i ett plan. Planförslagets syfte var att utvidga 
fritidshusområdet. Den tillåter fritidshus om 60 m² och 30 m² uthus. Enligt § 10 i 
planbeskrivningen kan byggnadsnämnden med hänsyn till ett ändamålsenligt och 
enhetligt bebyggande medge mindre avvikelser från bestämmelserna.

Yttrande:
Berörda grannar har getts tillfälle att yttra sig. Inga invändningar har framförts.

Handlingar i ärendet
Ansökan om bygglov 2023-02-07.
Fasadritningar 2023-02-07.
Planritningar 2023-02-07.
Sektionsritningar 2023-02-07.
Situationsplan 2023-02-07.
Fotografier 2023-02-07.
3D-vyer 2023-02-07.
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2023-03-09.

Beslut
Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 30 1b beviljas bygglov för 
tillbyggnad av enbostadshus på fastigheten Ås 1:17.

Avgiften för bygglovet är 16 563 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Beslutet kan överklagas.

Upplysningar om beslutet:
Åtgärden får inte påbörjas förrän miljö- och byggnämnden lämnat ett startbesked 
enligt plan- och bygglagen kapitel 10, § 3.

Certifierad kontrollansvarig krävs i detta ärende.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Ni kallas härmed till sammanträde för 
tekniskt samråd. Kontakta miljö- och byggkontoret för att boka en tid.

Om samrådet försenas på grund av att handlingar inte tagits fram riskerar också 
byggstarten att försenas.
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Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 43.  

Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren.

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan 
överklagas. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit laga 
kraft kan inte längre överklagas.  

Byggherren skall lämna förslag till kontrollplan senast vid tekniskt samråd.

Krav på sökandens redovisning i samband med tekniskt samrådet:
Innan samråd kan hållas skall byggherren (sökanden) ta fram handlingar m.m. 
enligt nedan:

Förslag till kontrollplan.

Redogöra för val av konstruktioner (utifrån beräkningar av bärförmåga och 
stadga). Dimensioneringskontroll.

Värmegenomgångskoefficient (U-värde) för tak, väggar, fönster, ytterdörr och 
golv.

Prestandadeklaration för eldstad och rökkanal.

Bakgrund:
Fastigheten är belägen vid Rådasjöns västra sida och är en av 
ursprungsfastigheterna i området. Den ligger högre upp i sluttningen och har 
fritidshusen framför ner mot sjön. Fastigheten har tidigare varit en 
jordbruksfastighet och är större till ytan än vad intilliggande fritidhustomter är. 
Byggrätten på fastigheten är därmed också större. Ansökan avser en tillbyggnad 
om 68 m² vilket ger en totalyta på 145 m². Det ger en avvikelse från gällande 
planbestämmelser. Fastighetens storlek och intilliggande uthus gör att byggnaden 
inte kommer upplevas ta för stor plats utan kommer smälta väl in i omgivningen. 
Tillbyggnadens utformning och stil passar mycket bra med befintlig byggnad Det 
finns fastigheter i området som tidigare beviljats lov för avvikelser i samma 
storlek. Berörda grannar har yttrat sig och har inget att erinra mot avvikelsen.

Beslutet skickas till:
Sökande

Bifogas:
Handlingar i ärendet 
Hur man överklagar
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Dnr MB/2023:14

§ 17 - Ansökan om bygglov för nybyggnad av 
lagerhall, Grinnemo 1:137 
Sökanden har kommit in med en ansökan om bygglov för nybyggnad av lagerhall 
på fastigheten Grinnemo 1:137. 

Planförhållanden:
För området gäller detaljplan med användning småindustri ej 
grundvattenförorenande.

Handlingar i ärendet
Ansökan om bygglov 2023-02-20.
Situationsplan 2023-02-20.
Fasadritningar 2023-02-20.
Planritning 2023-02-20.
Förslag till kontrollplan 2023-02-20.
Konstruktionshandlingar 2023-02-20.
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2023-03-09.

Beslut
Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 9 § 30 beviljas bygglov för nybyggnad 
av lagerhall på fastigheten Grinnemo 1:137

Startbesked för att påbörja åtgärden godkänns med stöd av plan- och bygglagen 
kapitel 10 § 23. Tekniskt samråd och en certifierad kontrollansvarig krävs inte i 
detta ärende. Härmed fastställs kontrollplanen.

Följande handlingar ska lämnas in till miljö- och byggnämnden som underlag för 
slutbesked:
Intyg från byggherren att kontrollplanen har följts och att byggnadsåtgärden 
överensstämmer med beviljat bygglov. 
Signerad kontrollplan.

Avgiften för bygglovet är 54 888 kronor (i enlighet med taxa fastställd av 
kommunfullmäktige). 

Beslutet kan överklagas.

Upplysningar om beslutet:
Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt plan- och 
bygglagen kapitel 10, § 4.  

Om åtgärden har påbörjats inom två år gäller bygglovet i fem år från den dag som 
beslutet vinner laga kraft enligt plan- och bygglagen kapitel 9, § 43.  
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Åtgärden kräver tillstånd från fastighetsägaren. 

Du bör inte börja bygga förrän besvärstiden gått ut, eftersom beslutet kan 
överklagas. Beslutet kan överklagas inom fyra veckor. Ett beslut som vunnit laga 
kraft kan inte längre överklagas.  

Bakgrund:
Ansökan avser nybyggnad av en lagerhall om 711 m² på fastigheten Grinnemo 
1:137. Hagfors kommun äger fastigheten idag men sökanden har köpt del av 
Grinnemo 1:137 enligt situationsplanen. Sökanden äger intilliggande fastighet. 
Området är planlagt för småindustri och lagerhallen följer gällande bestämmelser. 
Byggnaden passar väl in i området på ett ändamålsenligt sätt.

Beslutet skickas till:
Sökanden

Bifogas:
Handlingar i ärendet 
Hur man överklagar
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Dnr MB/2023:15

§ 18 - Byggsanktionsavgift, Råda 1:279 
Olovlig åtgärd. Bygglov har inte sökts för nybyggnad av lagerbyggnad på 
fastigheten Råda 1:279 (Flygplatsvägen 1). 

Planförhållanden:
Fastigheten ligger inom detaljplanelagt område. Det är avsett för handel, industri 
med skyddsavstånd till bostäder på högst 250 meter och kontor.

Handlingar i ärendet
Fotografier 2022-12-01.
Yttrande från Huspartner i Skandinavien AB 2023-01-20.
Byggsanktionsavgift 2023-03-07.
Miljö- och byggkontorets skrivelse 2023-03-09.

Beslut
Med stöd av plan- och bygglagen kapitel 11 § 51 beslutar miljö- och 
byggnämnden att ta ut en byggsanktionsavgift av Huspartner i Skandinavien AB i 
egenskap av varande fastighetsägare när byggnaden uppfördes. 

Byggsanktionsavgiften är 627 272 kronor med stöd av plan- och 
byggförordningen kapitel 9 § 6 4p. Byggsanktionsavgiften sätts ned till 313 636 
kronor med stöd av kapitel 11 § 53a PBL. Avgiften ska i enlighet med kapitel 11 
§ 61 PBL betalas inom två månader efter att detta beslut delgetts Huspartner i 
Skandinavien AB.

Med stöd av kapitel 11 § 20 PBL beslutar miljö- och byggnämnden att förelägga 
Huspartner i Skandinavien AB om rättelse att ansöka om bygglov för den i 
ärendet gällande byggnaden.

Beslutet kan överklagas.

Skäl till beslut:
Huspartner i Skandinavien är skyldiga till överträdelse av plan- och bygglagen.
En lagerbyggnad av tältkonstruktion med en area av 1013,7 m2 har uppförts inom 
fastigheten Råda 1:279. Miljö- och byggnämnden konstaterar att erforderligt 
bygglov för byggnaden saknas. Ingen bygglovsansökan har inkommit och således 
har heller inte startbesked medgetts. Detta innebär att det har skett en överträdelse 
av PBL och att en byggsanktionsavgift därför ska tas ut.
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I enlighet med kapitel 9 § 2 första stycket 1 plan- och bygglagen (2010:900) krävs 
bygglov för nybyggnad. I föreliggande fall har miljö- och byggnämnden kunnat 
konstatera att bygglovsansökan aldrig inkommit och att byggnaden i fråga således 
saknar startbesked. 

Enligt 10 kap. 3 § 1 PBL får en åtgärd som kräver bygglov inte påbörjas innan 
byggnadsnämnden har gett ett startbesked. Av 11 kap. 51 § PBL framgår att 
byggnadsnämnden ska ta ut en byggsanktionsavgift om åtgärd trots detta påbörjas 
utan startbesked.
 
Inga handlingar har kommit in till miljö- och byggnämnden och Huspartner i 
Skandinavien AB har inte försökt få till stånd ett startbesked. Uppförandet av 
byggnaden har således skett utan startbesked och en byggsanktionsavgift ska 
därför tas ut. Byggnaden är uppförd i sin helhet och någon rättelse har inte skett. 
Då byggnaden är uppförd och ingen rättelse vidtagits finns inget hinder enligt 
kapitel 11 § 54 PBL för att ta ut en byggsanktionsavgift.

Byggsanktionsavgiften ska tas ut av den som när överträdelsen begicks var ägare 
till den berörda fastigheten eller byggnaden vilken överträdelsen avser, den som 
begick överträdelsen eller den som fått fördel av överträdelsen, enligt kapitel 11 § 
57 PBL. Huspartner i Skandinavien AB var vid överträdelsen fastighetsägare och 
får därmed anses ha begått överträdelsen, det är även Huspartner i Skandinavien 
AB som har fått fördel av överträdelsen. Byggsanktionsavgiften ska därför tas ut 
av Huspartner i Skandinavien AB. I enlighet med Kapitel 11 § 53 PBL ska miljö- 
och byggnämnden ta ut byggsanktionsavgiften även om överträdelsen inte har 
skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Huspartner i Skandinavien AB har getts tillfälle att yttra sig i ärendet. I yttrande 
anger Huspartner i Skandinavien AB följande:
Miljö- och byggnämnden har inte tillräckligt preciserat vilken bestämmelse i PBL 
som den aktuella åtgärden strider mot. Miljö- och byggnämnden har i slutgiltiga 
beslutshandlingar tydligare preciserat vilka lagrum som överträtts.

Vidare har Huspartner i Skandinavien AB noterat att nämnden i förslag till beslut 
har bedömt åtgärden som en nybyggnad av komplementbyggnad. Nämnden har 
vidtagit rättelse, lagerbyggnaden utgör inte en komplementbyggnad utan 
definieras som annan byggnad. 

Huspartner i Skandinavien AB för ett resonemang kring att det skulle kunna vara 
oklart vad som anses vara en byggnad samt att en tältbyggnad vilken skulle kunna 
flyttas eller monteras ned skulle anses vara en varaktigt placerad konstruktion 
som kräver bygglov. Vidare anger Huspartner i Skandinavien AB att det är oklart 
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om ett tält verkligen har sådana väggar och tak som avses i PBL och att det därför 
är naturligt att det kan ha uppstått en förvirring kring begreppet byggnad och 
därmed huruvida åtgärden krävt bygglov eller inte.

Miljö- och byggnämnden konstaterar att byggnaden består av både väggar och 
tak. PBL anger inte på vilket sätt dessa väggar och tak skall vara konstruerade och 
även mycket enkla konstruktioner är således bygglovspliktiga. Byggnaden 
uppfyller också kravet att människor kan vistas i den. Miljö- och byggnämnden 
anser vidare att Huspartner i Skandinavien AB med hänsyn till den verksamhet 
som bedrevs, småhustillverkning, borde ha varit väl förtrogna med plan- och 
bygglagens krav och i det fallet Huspartner i Skandinavien AB känt tveksamhet 
skulle frågan rimligen ställts till miljö- och byggnämnden. Att byggnaden är 
varaktigt placerad har miljö- och byggnämnden kunnat konstatera då den uppförts 
runt 2016. Cirka sju år får anses vara en varaktig placering.

Huspartner i Skandinavien AB anför därtill att den föreslagna sanktionsavgiften 
är oskäligt hög och hänvisar till kapitel 11 § 53 PBL att byggsanktionsavgiften får 
sättas ned om avgiften inte står i rimlig proportion till den överträdelse som har 
begåtts. Huspartner i Skandinavien AB anför att avgiften får sättas ned till hälften 
eller en fjärdedel samt att det i bedömningen skall beaktas om överträdelsen inte 
har skett uppsåtligen eller av oaktsamhet eller om överträdelsen av andra skäl kan 
anses vara av mindre allvarlig karaktär. Slutligen resonerar Huspartner i 
Skandinavien AB kring att i det fall överträdelsen inte skulle anses vara av mindre 
allvarlig art anser de fortfarande att den föreslagna sanktionsavgiften är vad 
bolaget bedömer som väsentligt högre än vad byggsanktionsavgifter normalt 
uppgår till. 

Det är byggherrens skyldighet att beakta gällande regler i plan- och 
bygglagstiftningen och okunskap om detta motiverar inte en avgiftsbefrielse. Vad 
Huspartner i Skandinavien AB framfört utgör inte skäl för att byggsanktionsavgift 
inte ska tas ut. 

Enligt kapitel 11 § 53a PBL får en byggsanktionsavgift i det enskilda fallet sättas 
ned om överträdelsen inte står i proportion till den överträdelse som har begåtts. 
Avgiften får då sättas ned till hälften eller en fjärdedel. Miljö- och byggnämndens 
bedömning är att även om Huspartner i Skandinavien AB framfört att 
överträdelsen möjligen kan ha skett utan uppsåt eller av oaktsamhet så finner 
miljö- och byggnämnden att med hänsyn till den verksamhet som bedrivits att 
Huspartner i Skandinavien bör haft god kännedom om PBL.  Miljö- och 
byggnämnden anser dock att överträdelsen är att betrakta som av mindre allvarlig 
art med hänsyn till byggnadens enkla konstruktion. Det är en större, enkel 
oisolerad byggnad som inte har någon större omgivningspåverkan och inga 
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installationer. Byggnadens yta ger en oproportionerligt hög sanktionsavgift och 
miljö- och byggnämnden bedömer enligt ovanstående att byggsanktionsavgiften 
kan sättas ner till hälften.

Miljö- och byggnämnden tar ut en byggsanktionsavgift på 313 636 kronor av 
Huspartner i Skandinavien AB. Avgiften ska i enlighet med kapitel 11 § 61 PBL 
betalas inom två månader efter att detta beslut har delgetts Huspartner i 
Skandinavien AB.

Avgiftsskyldiga:
Byggsanktionsavgiften skall tas ut av Huspartner i Skandinavien AB då företaget 
var lagfaren ägare till fastigheten när överträdelsen begicks. Enligt kapitel 11 § 57 
PBL.

Kommunikation:
Huspartner i Skandinavien AB har innan detta beslut om byggsanktionsavgift 
fattats getts tillfälle att yttra sig.

Beslutet skickas till:
Huspartner i Skandinavien AB Rek m mb

Bifogas:
Hur man överklagar
Fotografier
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Dnr MB/2023:2

§ 19 - Delegeringsbeslut 
Delegeringsbeslut bygglov 2023-02-08 till och med 2023-03-06, miljö- och 
hälsoskydd 2023-02-08 till och med 2023-03-06, alkoholhandläggare 2023-02-08 
till och med 2023-03-07och räddningstjänsten 2023-02-01 till och med 2023-02-
28.

Handlingar i ärendet
Delegeringslista bygglov 2023-03-07.
Delegeringslista miljö- och hälsoskydd 2023-03-07.
Delegeringslista alkoholhandläggare 2023-03-08.
Delegeringslista räddningstjänsten 2023-02-28.

Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
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Dnr MB/2023:3

§ 20 - För nämndens kännedom 
Avtal om tillhandahållande av kontrollköp, dnr MB/2023:12.

Kommunfullmäktiges beslut, 2023-03-27, § 5 – Revidering av taxa för 
alkohollagen, lag om tobak och liknande produkter, lag om receptfria läkemedel 
och spellagen med anledning av ny lagstiftning för tobaksfria nikotinprodukter. 
Dnr MB/2023:6.

Beslut
Nämnden godkänner redovisningen.
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